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OGGETTOQ: Acquisto austli per la sicurezza per il personale impegnato nel servizio di
emergenza neve distaccate temporancamente dal servizio viabilita.

Impegno € 1.788,00

Affidamento ditta Tecnic Sport di Giarre (CT)

CIG: Z1207449EC

IL DIRIGENTE

PREMESSO che I’Ente dispone di autovetture, fuoristrada, furgoni, autocarri, mezzi speciali
¢ macchine operatrici per Uespletamento degli innumerevoli servizi istituzionali.

CHE nel periodo invernale I’Ente provvede allo spalamento dclia neve sulle SS.PP. con
mezzi e personale proprio. '

CHE a causa della mancanza di personale in servizio presso "U.O. Autoparco sono stati
distaccati temporaneamente operatori del servizio viabilita che saranno utilizzati a supporto
del personale dell’U.O. Autoparco per lo spalamento neve sulle S8.PP.

CHE questo personale abbisogna di ausili tecnici per poter affrontare in piena sicurezza il
servizio di spalamento neve sulle SS.PP.

CHE da un compute effettuato occorrono n. 12 scarponcini tecnici per la dotazione del
personale distaccato temporaneamente a questa U.O. dal servizo viabilita

VISTA VPeffettiva necessitd, anche in considerazione dell’arrivo della stagione invemale,
" questo Ullicio ha provveduto a contattare difta specializzata nel setiore € precisamente ditta
Tecnic Sport, via Vincenzo Monti, 27 — Giarre, richiedendo preventivo di spesa per la
fornitura di che tratiasi.

VISTO il preventivo di spesa datato 05/11/2012 fatto pervenire dalla suddetta ditta per
I’importo complessivo di € 1.788,00 IVA compresa, introitato al Ns. protocollo al n. 2000 del
16/11/2012 e che si ritiene congruo.

CONSIDERATO che ¢ neeessario provvedere all’acquisto del materiale di cui sopra.
VISTO I'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11 dove viene stabilito che per servizi o

forniture inferiori ad € 40.000,00 ¢ consentito 1*affidamento diretto da parte del rcsponsabile
del procedimento.

~
VISTA laL.R. 12/2011 ed il suo Regolamento di attuazione. é
o




VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL. che definisce le competenze dei
dirigenti della P.A.

VISTA la L.R. 6/3/1986 n. 9.

VISTO lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

 IMPEGNAREF la somma di € 1.788,00 cosi come di seguito specificato:
_  in quanto ad € 1.000,00 dul codice 1010502 cap. 1872 Bilancio 2012;
- inquanto ad € 788,00 dal codice 1010502 cap. 1877 Bilancio 2012,

AFFIDARE il servizio di fornitura di vestianio idoneo per il personale distaccato
temporancamente dal servizio viabilitd impegnato nel servizio di spalamento neve sullc
SS.PP. alla difta DittaTcenic Spott, via Vincenzo Monti, 23 Giarre (CT);

PROVVEDERE al pagamento della predetia fornitura in oggetto descritto ‘2 mezzo
dispositivo di pagamento che sara emesso a cura del Dirigente preposto, dictro presentazione
di fattura riportante ’aticstazione che 1a fornitura ¢ stata eseguita.

TRASMETTERE la prescnte determinazione dirigenziale alla Ragioneria Generale per gl
adempimenti di competenza. .

DISPORRE altresi, I'inoltro della presente determinazione, dopo il perfezionamento da partc
dell’Ufficio di Ragioneria, all’ Ufficio Albo per la pubblicazione di rito ed a tutti gli uffic

interessati giusto art. 48 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

DARE ATTO che la presente determinazione diventerd csecutiva a norma di legge, acquisito
il visto di regolaritd contabile attcstante la copertura finanziaria da partc del Dirigente del 3°
U.D. Servizi Finanziari.

DARE ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento & urgente ed indiffeﬁbilc'in

quanto se non affrontata procurerebbe un danno all’Ente

11 Resp. U.O. C.
eom. Antonino Triolo

I1 Dirigente
Ing. Giuseppe Cgli
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Autoparco

Da: darios76@tiscali.it [darios76@tiscali. it} Inviato: iun 05/11/2012 17.55
A: Autoparco

Cc:

Oggetto:  R: richiesla preventivo -

Allegati:

tecnic sport di sgroi dario
g vincenzo monti 27 giarre.,
04350270874

=" caratteristiche : sucia vibram, gore fex membrana impemeabile,
euro 149 compreso iva

cordiali saluti

----Messaggio originale----

Da: autoparco@provincia.messina. it
Data: 02/11/2012 13.51

A: <darios76@tiscali.it>

Qqg: richiesta preventivo

Invita i tuoi amici e Tiscali ti premial 11 consiglio di un amico vale piti di uno spot in TV. Per agni nuovo abbonata 30 € di premio
per te e per Juil Un amico al mese e parli ¢ navighi sempre gratis: hitp:/freelosophy.tiscati.it/

hitrn: /10K 21 1£7 /i .



